NOTIFACION SUPERVISION ACTO 004 DECLARACION EMERGENCIA SUPIA

Sergio Lopera <sergio.lopera@empocaldas.com.co>
Jue 18/02/2021 10:24 AM

Para: Fernando Arias <fernando.arias@empocaldas.com.co>»

@,I § archivos adjuntos (3 MB)
Ip 335 emerg supia .pdf 3_12_101046602_1.pdf; 3.13.101035622_1.pdf; CONDICIONADO_RESPONSABLIDAD_CIVIL_EXTRACONTRACTUAL FDF,
CONDICHONES_EMPRESAS_DE_SERVICIOS_PUBLICOS.pdf;

La empresa lo ha delegado como supervisor del Acto No. 004 por medio de la cual se declard la situacion de emergencia en
el municipio de Supia , para lo cual anexo:

Obra

1) Oficio del seiior administrador de [a seccional solicitando se declare emergencia
2) Informe del sefior administrador de la seccional solicitando se declare emergencia
3} Oficio OM 713

43 Acto 004

5) Contrato Emergencia

6} CDP 0060

7} Presupuesto

8) Registro Presupuestal No. 335

9)Garantias No. 42-45-101046602 y 42-40-101035622

10} Formato F- GC-005

Na olvide estar pendiente de realizar el acta de inicio de esta Ultima deber ser entregada a tiempo a contratacidn para ser reportada
alos diferentes entes de control.

Sergio Humberto Lopera Proaiios

Jefe Departamento Operacidn y Mantenimiento
sergio.lopera@empocaldas.com.co

Empocaldas 5.A E.S.P

Cra23#75-82

Tel: 8867080

Manizales

https;/ fwww.empocaldas.com.cof

empocaldas

Construyendo juntes ta blenastar



Fwd: Solicitud péliza EMPOCALDAS

Carlos Mario Arias Mendoza <carlosmarioarias@hotmail.com>
hie 18/02/2021 959 Al

Para: Carmenza Gailo <carmenza.gallc@empocaldas.com.co>

@J 4 archives adjuntos (1 MB)
3_12_101046602_%.pdf: 3_13_101035622_1.pdf; CONDICIONADO_RESPONSABILIDAD_CIVIL_EXTRACONTRACTUAL PDF;
CONDICIONES_EMPRESAS_DE_SERVICIOS_PUBLICOS. pdf;

Carlos Marjo Arias Mendoza
Ing. Civii
Tel 3206708561

From: Yeimy Castro Orozco <cumplimiento@pelaezoccidente.com>

Sent: Wednesday, February 17, 2021 4:34;25 Pivt

To: 'Carios Mario Arias Mendoza' <carlosmarioarias@hotmail.com>

Cc: vpelaez@pelaezoccidente.com <vpelaez@pelaezoccidente.com?; 'cumplimiento’ <cumplimiento2@pelaezaccidente.cam>
Subject: RE: Solicitud poliza EMPOCALDAS

Apreciado(a) Sefior{a):

De acuerdo con su solicitud, estamos remitiendo la péliza vy los clausufados respectivos en archive PDF, por fo cual agradezca me confirme por
este medio, el recibido.

Es muy importante que lea ia informacidn incluida en tales documentos y me haga saber cualquier inguietud.

Nota: Los archivos adjuntos estan firmados digitalmente, cualguier alteracion a su contenido acarreara las sanciones estipuladas en la ley”
Cordial Saludo,

Yeimy Castro O.

Suscriptora

Pepartamento de Cumplimiento
Peldez Occidente Ltda. - Asesores de Seguros

Calle 21 No. 23 — 14, Piso 1, Eg, Atlas
Manizales - Caldas

Tel: 8840811 Ext. 105

Cel: 3155581540

@ 3155581549
www.pelaezoccidente, com

La informacion contenida en este mensaje es confidencial y para uso axclusivo de la persona u organizacién a la cual esta dirigida. Si no es el
receptor autorizado, cualquier retencion, difusidn, distribucidn o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe
este mensaje, por favor reenvielo al remitente y borre el mensaje recibido inmediatamente. Los archivos anexos han sido escaneados y se cree
que estdn libres de virus. Sin embargo, es responsahilidad del receptor asegurarse de eilo. Pelaez Occidente Lida., no se hace responsable por
pérdidas o dafios causados por su uso.

De: Yeimy Castro Orozco <cumplimiento@pelaezoccidente.com>

Enviado el: miéreales, 17 de febrero de 2021 15:28

Para: 'Carlos Mario Arias Mendoza' <carlosmarioarias@hotmail.com>

CC: 'vpelaez@pelaszoccidente.com' <vpelaez@pelaezoccidente.com>; 'cumplimiento’ <cumplimiento? @pelaszoccidente.com>
Asunto: RE: Solicitud pdliza

Ingeniero buenas tardes,
Confirmamos el recibide. Procedemos avudarle to mas répido posible.

Cordial Saludo,



